Havliéek Zden ék, Ing.

Od: KFivkova Pavlina, Bc.

Odeslano: 30. Cervence 2015 12:34

Komu: Havlicek Zdenék, Ing.

Predmeét: FW: MEDEVAC / Jordansko / metodologie proplaceni faktur - pribézna informace
Prilohy: image002.png; image005.png

Na védomi

Bc. Pavlina K fivkova
Vedouci Odboru ekonomiky a financi

Fakultni nemocnice Olomouc ,
I. P. Pavlova 6 FAKULTNT NEMOCNICE

/OLoMoucC

775 20 OLOMOUC
Tel.: +420 588 443 195
Mobil: +420 737 982 832

E-mail: pavlina.krivkova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

From: Odehnalova Vladimira, Mgr.

Sent: Thursday, July 30, 2015 11:18 AM

To: Kotasek Ales, DiS.; Mikuskova Eleni, MUDr.; Lhotan Jaroslav, Mgr.; Kfivkova Pavlina, Bc.
Subject: MEDEVAC / Jordansko / metodologie proplaceni faktur - priibézna informace

Dobry den vsem,

zahranicni cestu do Jordanska Ammanu v ramci projektu MEDEVAC do dneSniho dne absolvovali tito |ékari FNOL:

- MUDr. Petr Spiroch, Ph.D. TRAU, ve dnech 16.5.-19.5.2015 ( celkové naklady na ZSC —
32 966,-K¢ , hrazeno z provoznich nakladd FNOL)
- MUDr.Lenka Obare Pyszkova, KARIM, ve dnech 16.5. —19.5.2015 (celkové naklady na ZSC —

29 702,-K¢, hrazeno z provoznich naklad( FNOL)
A dale schvalenou ZSC do Jordanska v ramci MEDEVACU maji za FNOL:

- MUDr. Karel Axmann, KARIM, ve dnech 1.-17.9.2015 , pfedpokladané naklady 80 000,-
K¢
- MUDr. Jaromir Freiwald, TRAU, ve dnech 1.-17.9.2015, predpoklddané naklady 80 000,- K¢
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- MUDr. Petr Spiroch,Ph.D. TRAU, ve dnech 1.-17.9.2015, predpokladané naklady 80 000,- K¢
Vycet naklad( véetné finan¢nich dokladd za jiz realizované cesty byl dnes predlozen na EU FNOL.
Hezky den, Vladka

Mgr. Vladimira Odehnalova
vedouci oddéleni profesniho vzdélavani a rozvoje lidskych zdroji/pracovni psycholog

Fakultni nemocnice Olomouc
|. P. Pavilova 6 FAKULTNI NEMOCNICE

775 20 OLOMOUC /~ OLOMOUC
Tel.: +420 588 44 2483

E-mail: vladimira.odehnalova @fnol.cz

web: www.fnol.cz

From: Kfivkova Pavlina, Bc.

Sent: Wednesday, July 29, 2015 3:41 PM

To: Odehnalova Vladimira, Mgr.

Cc: Kotasek Ales, DiS.; Lhot'an Jaroslav, Mgr.; Mikuskova Eleni, MUDr.
Subject: FW: MEDEVAC / Jordansko / metodologie proplaceni faktur

Dobré odpoledne,
Pfedavam vSem na védomi. Vladko Tebe prosim o dodani podkladud k vyactovani k mym rukam.
Dékuji

Bc. Pavlina K Fivkova
Vedouci Odboru ekonomiky a financi

Fakultni nemocnice Olomouc ,
|. P. Pavlova 6 FAKULTNT NEMOCNICE

/ 0LOMOUC

775 20 OLOMOUC

Tel.: +420 588 443 195

Mobil: +420 737 982 832

E-mail: pavlina.krivkova@fnol.cz




web: www.fnol.cz

From: Lukas Némec [mailto:lukas.nemec@mvcr.cz]

Sent: Wednesday, July 29, 2015 3:32 PM

To: Kfivkova Pavlina, Bc.

Cc: Sturmova Anna, Mgr.

Subject: MEDEVAC / Jordansko / metodologie proplaceni faktur

Dobry den, vazena pani Kfivkova,

dovolte mi, prosim, abych navazal na nas dnesni telefonat ohledné metodologie proplaceni faktur v kontextu
zdravotné humanitarniho programu MEDEVAC.

Velice mé tési, Ze FN Olomouc tak zodpovédné pfistupuje k nakladani s penézi a jeji dislednost a preciznost v
organizaci programu MEDEVAC v ramci nemocnice, jak to mohu minimalné pozorovat, je opravdu ukazkovym
pfikladem dobré praxe. Velice moc Vam za to dékuiji.

Nyni tedy k finanénim nalezZitostem. Program MEDEVAC funguje v tomto roce na zakladé usneseni vlady CR ze dne
19. ledna 2015 ¢. 45 o pokracovani programu humanitarnich evakuaci zdravotné postizenych obyvatel (MEDEVAC)
pro rok 2015. Toto usneseni naleznete na webu vlada.cz, sekce Usneseni vlady < https://apps.odok.cz/djv-
agenda?date=2015-01-19 >.

Financni prostfedky byly prevedeny do rozpoctu Ministerstva vnitra a nyni se chystame pozadat o uvolnéni dalSich
finanénich prostredk( na druhé pololeti roku 2015. V rdmci programu MEDEVAC spolupracujeme vyhradné s
Ceskymi fakultnimi nemocnicemi, které jsou pfimo fizené Ministerstvem zdravotnictvi. Tato konstelace nam mimo
jiné umoznuje lepsi rozpoctovani a prevod financnich prostiedk do rozpoctu Ministerstva zdravotnictvi.

Spolupracujici nemocnice, v tomto pfipadé FN Olomouc, v prvotni fazi vyuziva viastni financni kryti mise: a) pro
Iékare (zajisténi letenek, pojisténi, ubytovani atd.) b) uzavieni smlouvy s partnerskou nemocnici, kde se program
MEDEVAC realizuje (zajisténi pronajmu hostitelské nemocnice a platbu za vyuzity Iékarsky material) c) uzavreni
ramcové smlouvy s mistnim Iékafem, ktery zajistuje vybér vhodnych pacientl pro misi MEDEVAC, komunikuje s
mistni nemocnici a vhodné integruje Cesky tym do mistni (jordanské, iracké, kambodzské atd.) zdravotnické
infrastruktury.

VySe popsané je metodologie, kterou vyuzivaji dalsi participujici nemocnice v ramci programu MEDEVAC, jako
Nemocnice na Bulovce, FN Motol, Vseobecna fakultni nemocnice v Praze, FN Hradec Kralové a pevné véfim i FN
Olomouc. Metodologie byla vzdy komunikovana mezi Ministerstvem vnitra, vybranymi nemocnicemi, Ministerstvem
zdravotnictvi a danym ceskym zastupitelskym Gradem v zahranici.

Pro jednotlivé nemocnice jsou kontakty na ekonomicka oddéleni tato:

Ing. Ludék Navara, obchodni naméstek, FN Motol (2 2443 1880, mail: ludek.navara@fnmotol)

Ing. Jitka RUzic¢ova, Vedouci odboru grantd a klinického hodnoceni, sprava dotaci, VFN v Praze (224 96 2014,

mail: Jitka.Ruzicova@vfn.cz)

Ing. Jan Duben, vedouci sekretariatu, Nemocnice na Bulovce (26608 2301, mail: jan.duben@bulovka.cz)

Ing. Jitka Smehlikova, povéfeny ekonomicky ndméstek, FN Hradec Kralové (495 832 625, mail: smehlikova@fnhk.cz)




V momenté, kdy jednotlivé faze budou skonceny a dana mise formalné ukoncena, tj. 1ékafi budou zpét v

CR, partnerska nemocnice vystavi véechny faktury a spolupracujici jordansky |ékai provede nalezity lékarsky follow up
u jednotlivych pacientll, FN Olomouc shromazdi veskeré faktury, které se tykaji programu MEDEVAC (letenky,
pojisténi, smlouva s nemocnici a faktury z toho plynouci, smlouva s Iékafem a vyuctovani z jeho prace plynouci) a vse
potirebné zasle k proplaceni na Ministerstvo zdravotnictvi: zaslani faktury na Ministerstvo zdravotnictvi s pozadavkem
proplaceni nakladi na realizaci programu MEDEVAC. Uhrazeni naklad(i bude vychézet z usneseni vliady CR ze dne 19.
ledna 2015 ¢. 45 o pokracovani programu humanitarnich evakuaci zdravotné postizenych obyvatel (MEDEVAC) pro
rok 2015.

Kontaktnim bodem pro zaslani faktury na Ministerstvu zdravotnictvi je pani Ing. Eva Sobotkova, Odbor
mezinarodnich véci a Evropské unie (tel. 224 972 696, mail: eva.sobotkova@mazcr.cz). Do kopie prosim zafadte pani
naméstkyni Ptackovou Melicharovou, naméstkyné ministra zdravotnictvi pro strategie (lenka.ptackova@mzcr.cz).

Samoziejmé Ize fazi a) naklady lékarl a b) prondjem nemocnice vyuctovat dfive nez follow up, takze Ministerstvu
zdravotnictvi mGzete zasilat ve dvou fazich.

Pro program MEDEVAC v Jordansku, kam se VaSe nemocnice chysta, je spolupracujicim jordanskym lékafem Dr.
Watheq Al Qsous (+962 795 800006, mail: vado10@yahoo.com), ktery vystudoval medicinu na Masarykové univerzité
v Brné a komunikace s nim je tak mozna vést v Ceskoslovenstiné. Pro tohoto Iékafe by méla byt pfipravena smlouva o
spolupraci.

Vyuctovani neprovazeji dosud zadné komplikace. Lékafi vzdy dolozi své vydaje (letenky, pojisténi, ubytovani, jidlo,
taxi atd.), partnerska nemocnice vyuctuje vse pred odjezdem lékarl (pronajem salll, materiadlu atd.) a Dr. Al Qsous
pak Uctuje v mésicnich intervalech - jeho ceny jsou za cenu béznych cen vykon( na jordanském zdravotnickém
"trhu". Ve smlouvé s Dr. Al Qsousem je uveden seznam pacientd, ktefi u ného budou na follow up, ¢eskymi Iékafri
indikovana lécba a jeji délka trvani. Ke smlouvé je pfilozen cenik sluzeb Dr. Al Qsouse.

Vazena pani Kfivkova, pevné véfim, ze jsem Vam vérohodné popsal metodologii Uctovani programu MEDEVAC a
pokud jsem snad néco opomenul, velice se omlouvam a prosim, nevahejte mé kontaktovat.

Preji Vam pfijemny den!

Srdecné

Lukas Némec

Ministerstvo vnitra

koordinator programu MEDEVAC

tel.: 974 833 123
mob.: 723 793 384



