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Havlíček Zdeněk, Ing.

Od: Sobotková Eva Ing. [Eva.Sobotkova@mzcr.cz]
Odesláno: 4. srpna 2015 15:15
Komu: Havlíček Zdeněk, Ing.
Předmět: RE: vyúčtování v rámci projektu MEDEVAC

Vážený pane inženýre, 
 
velice děkuji za zaslané doplnění. Na celkovou částku připravím příkaz k úhradě. Vzhledem k dovoleným bude 
vedením MZ podepsán až příští týden, ale pak už by to mělo být rychlé. 
 
Zdravím do Olomouce a přeji krásný letní den, 
 

Ing. EVA SOBOTKOVÁ 

 

 
 

Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie 
Palackého nám.4, 128 01 Praha 2 
tel.: +420 224 972 696 
e-mail: eva.sobotkova@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 

From: Havlíček Zdeněk, Ing. [mailto:Zdenek.Havlicek@fnol.cz]  
Sent: Tuesday, August 04, 2015 3:05 PM 
To: Sobotková Eva Ing. 
Subject: RE: vyúčtování v rámci projektu MEDEVAC 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
Zasílám doplnění podkladů k projektu MEDEVAC. Současně zasílám i číslo našeho bankovního spojení: 2934392/0800 
u ČS a.s. 
 
S pozdravem    
 

Ing. Zden ěk Havlí ček  
Vedoucí Oddělení ekonomických činností 

Fakultní nemocnice Olomouc                                
I. P. Pavlova 6   
775 20 OLOMOUC 
Tel.:  +420 588 443 769 
E-mail:   zdenek.havlicek@fnol.cz   
web:  www.fnol.cz 
  
 
 
 
 
 

From: Sobotková Eva Ing. [mailto:Eva.Sobotkova@mzcr.cz]  
Sent: Monday, August 03, 2015 4:32 PM 
To: Havlíček Zdeněk, Ing. 
Subject: RE: vyúčtování v rámci projektu MEDEVAC 
 
Vážený pane inženýre,  



2

 
děkuji za zaslané podklady. Materiály prostuduji a budu Vás informovat o dalším postupu. Přeji pěkné léto. 
 
S pozdravem 
 

Ing. EVA SOBOTKOVÁ 

 

 
 

Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie 
Palackého nám.4, 128 01 Praha 2 
tel.: +420 224 972 696 
e-mail: eva.sobotkova@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 

From: Havlíček Zdeněk, Ing. [mailto:Zdenek.Havlicek@fnol.cz]  
Sent: Monday, August 03, 2015 2:53 PM 
To: Sobotková Eva Ing. 
Subject: vyúčtování v rámci projektu MEDEVAC 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
Na základě telefonické domluvy zasíláme podklady k vyúčtování projektu MEDEVAC za období 16.5. – 20.5.2015. 
V příloze naleznete souhrn výdajů a jednotlivé doklady. Do konce období roku 2015 se náklady na cestovné odhadují 
ve výši 240  tis., nelze však zatím predikovat částku za využití služeb tamější nemocnice a externího koordinátora, 
neboť tyto smlouvy ještě nebyly uzavřeny. Předpokládáme však rozsah obdobného charakteru jako FN Motol či VFN 
Praha v přepočtu na 5 lékařů. 
 
Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu. 
 
Pokud by bylo potřeba zaslat kopie dokladů fyzicky, prosím o avízo. V případě jakéhokoli dotazu jsem plně 
k dispozici.  
 

Ing. Zden ěk Havlí ček  
Vedoucí Oddělení ekonomických činností 

Fakultní nemocnice Olomouc                                
I. P. Pavlova 6   
775 20 OLOMOUC 
Tel.:  +420 588 443 769 
E-mail:   zdenek.havlicek@fnol.cz   
web:  www.fnol.cz 
  
 
 
 
 
 


